
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
KATILIMLAR

İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I OKUL İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEM İRCİ D em irci Anadolu İm am  Hatip L isesi 4 .SINIF PDS-6 (406 ) 229 229 245 1055

S ıra Ö.N0 is im S n f
T ü rkçe M atem atik Fen ve  T e k . S o s . B il. Y a b .D il T o p la m D e re c e le r

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y İNİ D Y N Puan Sn jO ku lj İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 20 38,53 486,477

1 95 ECRİN YILDIZ 4A 14 1 14,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 9,00 58 2 58,00 682,996 1 1 1 1 9

2 59 SEFER  ACAR 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 8,00 57 3 57,00 673,973 2 2 2 2 25

3 226 ZUHAL YILMAZ 4D 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 57,00 663,391 1 3 3 3 40

4 89 NURULLAH ORTA 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 1 9.00 10 0 10.00 9 1 9,00 56 4 56,00 659,869 3 4 4 4 46

5 161 İRFAN ŞAHİN 4A 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 9 1 9,00 8 2 8,00 55 5 55,00 659,317 4 5 5 5 48

6 0 BÜŞRA ACAR 4C 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 9 1 9,00 56 4 56 ,00 657,119 1 6 6 6 52

7 125 ILGIN EROĞLU 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 1 9,00 10 0 10,00 8 2 8,00 55 5 55,00 653,597 5 7 7 7 59

8 30 EMRE KARABIYIK 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 6,00 54 6 54 ,00 653,447 6 8 8 8 61

9 151 YAŞAR AYDIN 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 1 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 54 6 54,00 649,846 7 9 9 9 73

10 202 ZEYNEP BOZAN 4C 15 0 15,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 8 2 8,00 55 5 55,00 649,184 2 10 10 10 75

11 91 HHAKTAN ERYILM 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 9 1 9,00 10 0 10,00 9 1 9,00 55 5 55,00 649,138 8 11 11 11 76

12 79 EMRE ŞENGÖR 4A 14 1 14,00 15 0 15,00 7 3 7,00 10 0 10,00 9 1 9,00 55 5 55,00 645,813 9 12 12 12 83

13 76 AYŞE DEMİRER 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 54 6 54,00 641,375 10 13 13 13 89

14 46 FADİME KÖMÜRCl 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 10 0 10,00 8 2 8,00 54 6 54,00 637,364 11 14 14 15 98

15 59 RABİA DANIŞAN 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 53 7 53,00 636,363 12 15 15 16 101

16 4 AYŞE ÇİDEM 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 9 1 9,00 53 7 53,00 628,981 13 16 16 17 116

17 194 ŞEREF ÖZDEMİR 4A 12 2 12,00 15 0 15,00 7 3 7,00 10 0 10,00 9 1 9,00 53 6 53,00 624,349 14 17 17 19 128

18 23 TARIK ÖZEL 4C 14 1 14,00 11 4 11,00 10 0 10,00 9 1 9,00 9 1 9,00 53 7 53,00 624,054 3 18 18 20 130

19 33 LÜTFÜ ÇETİN 4B 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 51 9 51,00 623,819 1 19 19 21 133

20 49 RAMAZAN İDİ 4B 13 2 13,00 12 3 12,00 10 0 10,00 7 3 7,00 10 0 10,00 52 8 52,00 623,053 2 20 20 22 134

21 179 İREMDD EN DİKM 4B 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 6 4 6,00 51 9 51,00 620,896 3 21 21 23 139

22 75 İKBAL YILDIRIM 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 52 8 52,00 619,911 15 22 22 24 142

23 88 SENA KORKMAZ 13 2 13,00 15 0 15,00 7 3 7,00 8 2 8,00 8 1 8,00 51 8 51,00 618,785 1 23 23 25 144

24 153 CEVDET ÇELİKTE!* 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 52 8 52,00 617,161 16 24 24 26 147

25 48 EYLÜL HOCAOĞLl 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 9 1 9,00 9 1 9,00 52 8 52,00 616,586 17 25 25 27 155

26 138 HİLAL ŞENAT 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 9 1 9,00 52 8 52,00 615.498 18 26 26 28 157

27 70 EMRULLAH ARŞLA 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 51 9 51,00 614,899 19 27 27 29 158

28 3 FEYZA GÜNGÖR 4D 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 8 2 8,00 9 1 9,00 51 9 51,00 611,575 2 28 28 30 168

29 151 EBRAR TOSUN 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 7 3 7,00 50 10 50 ,00 611,425 4 29 29 31 169

30 6 KÜBRA ÖZTÜRK 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 7 3 7,00 10 0 10,00 9 1 9,00 52 8 52 ,00 610,866 20 30 30 32 175

31 13 KEREM AKYILDIZ 4B 12 3 12,00 15 0 15,00 7 3 7,00 7 3 7,00 9 1 9,00 50 10 50 ,00 609,313 4 31 31 33 181

32 84 MEHMET KÖMÜRC 4A 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 9 1 9,00 9 1 9,00 51 9 51 ,00 608,605 21 32 32 34 184

33 50 HAKAN USLU 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 7 3 7,00 9 1 9,00 6 4 6,00 50 10 50 ,00 608,502 22 33 33 35 185

34 134 HATİCE ERDOĞAN 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 50 10 50 ,00 606,965 23 34 34 36 193

35 280 HÜSEYİN YURTSE' 4D 12 3 12,00 15 0 15,00 7 3 7,00 9 1 9,00 7 3 7,00 50 10 50,00 606,792 3 35 35 37 194

36 150 SUDE NAZ ÇOBAh 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 49 11 49,00 606,413 24 36 36 38 196

37 43 ECE M DEMİR 4B 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 50 10 50,00 605,302 5 37 37 39 200

38 125 SAHRA GÜLER 4A 10 5 10,00 15 0 15,00 8 2 8,00 9 1 9,00 8 2 8,00 50 10 50,00 603,995 25 38 38 40 203

39 106 MEHMET CAN KİR 13 2 13,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 51 9 51,00 600,928 2 39 39 41 214

40 195 DİDAR ÖNAL 4C 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 10 0 10,00 51 9 51,00 600,307 5 40 40 42 217

41 288 NİSANUR BOZKUF 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 9 1 9,00 9 1 9,00 8 2 8,00 50 10 50,00 600,157 26 41 41 43 218

42 0 DENİZ Ll MAM 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 6 4 6,00 49 11 49 ,00 599,432 27 42 42 44 222

43 57 DİLANUR ÇAKICI 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 7 3 7,00 8 2 8,00 49 11 49 ,00 597,540 28 43 43 45 229

44 196 ŞEVKET ÖNAL 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 9 1 9,00 7 2 7,00 7 2 7,00 48 10 48 ,00 597,343 29 44 44 46 231

45 180 HAMZA ŞAHİNER 4B 11 4 11,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 49 11 49 ,00 596,233 6 45 45 47 239

46 212 NAZLI ÖZCAN 4C 13 2 13,00 13 2 13,00 6 4 6,00 8 2 8,00 10 0 10,00 50 10 50,00 591,970 6 46 46 48 252

47 178 MEHM ET  SAYIN 10 5 10,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 48 12 48 ,00 591,623 3 47 47 49 253

48 0 İHSANEFE KAYGIS 4B 10 5 10,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 7 3 7,00 49 11 49,00 589,252 7 48 48 51 261



OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
KATILIMLAR

İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I OKUL İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEM İRCİ D em irci Anadolu im am  Hatip L isesi 4 .SIN IF PDS-6 (406 ) 229 229 245 1055

Sıra Ö.No İsim Snf
T ü rk ç e M a te m a tik F en  v e  T e k . S o s . B il. Y a b .D il Top lam D erece le r

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn|oku l| İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 20 38,53 486,477

49 195 ŞERİF CÖNMEZ 4B 11 4 11,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 1 8,00 7 3 7,00 48 11 48,00 588,873 8 49 49 52 265

50 179 MİRAÇEMİR ÖZDE 4C 11 4 11,00 14 1 14,00 7 3 7,00 9 1 9,00 8 2 8,00 49 11 49,00 588,850 7 50 50 53 266

51 112 OĞUZHAN ARŞLA 11 4 11,00 15 0 15,00 9 1 9,00 6 4 6,00 4 6 4,00 45 15 45,00 586,997 4 51 51 54 269

52 56 SEMA KARAKAYA 4A 10 5 10,00 15 0 15,00 7 2 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 48 11 48,00 586,589 30 52 52 55 270

53 107 BERKAY BIYIKLI 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 10 0 10,00 49 11 49,00 586,225 31 53 53 56 272

54 190 BELİNAY DÖNMEZ 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 48 12 48,00 586,122 8 54 54 57 274

55 274 KEREM AYDEMİR 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 48 12 48,00 586,122 8 54 54 57 274

56 3 EMİRHAN KOÇ 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 6 4 6,00 7 3 7,00 8 2 8,00 48 12 48,00 585,146 32 56 56 59 276

57 139 BURAK ERDOGMU 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 7 3 7,00 9 1 9,00 6 4 6,00 48 12 48,00 584,287 33 57 57 60 280

58 200 HAMİDE DOĞAN 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 7 3 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 48 12 48,00 583,838 34 58 58 61 283

59 450 ELİF ÇAKMAK 4A 11 4 11,00 12 2 12,00 9 1 9,00 7 3 7,00 9 1 9,00 48 1] 48,00 582,923 35 59 59 62 285

60 144 BETÜL YILDIZ 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 48 12 48,00 581,088 5 60 60 63 289

61 333 FADİME ÖZCAN 4A 11 4 11,00 15 0 15,00 7 3 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 46 14 46,00 581,025 36 61 61 64 290

62 0 ELİF ÇİFTÇİ 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 8 2 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 47 13 47,00 580,938 37 62 62 65 291

63 0 UMUTCAN AKKAY 4B 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 9 1 9,00 7 3 7,00 48 12 48,00 580,916 9 63 63 66 292

64 175 Ö FARUK EMRE 4B 9 6 9,00 13 2 13,00 10 0 10,00 8 2 8,00 7 3 7,00 47 13 47,00 579,803 10 64 64 67 298

65 87 ENES KARA 4B 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 9 1 9,00 49 11 49,00 578,890 11 65 65 68 300

66 0 RANA KAVÇAKAR 12 2 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 9 1 9,00 7 3 7,00 48 11 48,00 578,740 6 66 66 69 301

67 300 FİRDEVS GÖKDEM 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 9 1 9,00 7 3 7,00 48 12 48,00 578,740 38 66 66 69 301

68 71 DAVUT KILA VUZ 4A 10 5 10,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 48 12 48,00 577,203 39 68 68 71 305

69 179 ZÜMR AKÇELEBİ 4B 13 2 13,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 7 3 7,00 48 12 48,00 577,077 12 69 69 72 306

70 282 MUSTAFA GÜLME 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 9 1 9,00 7 3 7,00 8 2 8,00 47 13 47,00 576,651 13 70 70 73 308

71 197 ŞEYMA ÇETİNK* A 4C 8 7 8,00 13 2 13,00 10 0 10,00 8 2 8,00 8 2 8,00 47 13 47,00 575,343 10 71 71 74 315

72 7 CEMAL ŞALGAM 4C 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 8 2 8,00 7 3 7,00 47 13 47,00 574,816 11 72 72 75 316

73 207 E NUR ÇAYIR 4C 13 2 13,00 13 2 13,00 6 4 6,00 7 3 7,00 8 2 8,00 47 13 47,00 574,414 12 73 73 76 318
74 135 İBRAHİM DEMİR 4A 13 2 13,00 10 5 10,00 7 3 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 50 10 50,00 573,941 40 74 74 77 319

75 143 AYŞENUR YILMZ 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 6 3 6,00 46 13 46,00 569,118 41 75 75 78 332

76 168 KAAN ARAŞ 9 6 9,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 7 3 7,00 46 14 46,00 568,497 7 76 76 79 336

77 170 KADİR ÇOBANOGL 4C 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 45 15 45,00 564,792 13 77 77 80 349

78 29 EMİRHAN YILMAZ 4C 9 6 9,00 11 4 11,00 10 0 10,00 9 1 9,00 8 2 8,00 47 13 47,00 564,122 14 78 78 81 351

79 105 MELİH ÖZCAN 4A 8 7 8,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 8 2 8,00 46 14 46,00 562.949 42 79 79 82 354

80 259 CEYLİN BÜBER 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 8 2 8,00 47 13 47,00 561,885 14 80 80 83 356

81 23 GÖKHANK ORMAL 8 7 8,00 12 3 12,00 10 0 10,00 8 2 8,00 8 2 8,00 46 14 46,00 561,861 8 81 81 84 357

82 59 EYLÜL ÇELİK 4A 8 7 8,00 12 3 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 47 13 47.00 560,751 43 82 82 85 360
83 89 AHMET CAN 9 4 9,00 12 2 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 7 3 7,00 46 11 46,00 558,938 9 83 83 86 365
84 181 GÜLÇİN ERDEM 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 9 1 9,00 46 14 46,00 558,134 15 84 84 87 367
85 191 SUDE YILMAZ 12 3 12,00 11 4 11,00 7 3 7,00 10 0 10,00 7 3 7,00 47 13 47,00 557,875 10 85 85 88 369
86 46 ELA TOPUZ 4A 9 6 9,00 14 1 14,00 6 4 6,00 7 3 7,00 10 0 10,00 46 14 46,00 557,513 44 86 86 89 371
87 7 EYLÜL GEZİCİ 4D 10 5 10,00 13 2 13,00 5 5 5,00 9 1 9,00 10 0 10,00 47 13 47,00 552,392 4 87 87 90 381

88 154 DİIARA COŞGUN 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 8 2 8,00 45 15 45,00 551,862 45 88 88 91 384
89 225 MUSTAFAC DEMİF 4D 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 8 2 8,00 46 14 46,00 551,154 5 89 89 92 385
90 72 ELİ F DEMİREL 4A 9 6 9,00 15 0 15,00 5 5 5,00 8 2 8,00 8 2 8,00 45 15 45.00 551,068 46 90 90 93 387
91 162 HAVVANUR TOSU 4B 9 6 9,00 12 3 12,00 9 1 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 44 16 44,00 550,175 16 91 91 94 390
92 193 ŞANSER VAROL 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 7 3 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 45 15 45,00 548,892 47 92 92 95 396
93 182 NEŞENUR AKYILD 11 4 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 9 1 9,00 6 4 6,00 45 15 45,00 548,253 11 93 93 96 401
94 0 S FİYE ÖNDER 4D 9 6 9,00 13 1 13,00 6 4 6,00 10 0 10,00 8 2 8,00 46 13 46,00 546,521 6 94 94 97 406
95 0 ZEYNEP YARAŞ 11 4 11,00 12 3 12,00 6 4 6,00 7 3 7,00 9 1 9,00 45 15 45,00 545,740 12 95 95 98 410
96 0 İKBAL ERİBOL 4B 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 7 3 7,00 45 15 45,00 544,881 17 96 96 99 412



OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
KATILIMLAR

İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I O KU L İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEMİRCİ D em irci Anadolu  İm am  Hatip L isesi 4 .SINIF PDS-6 (406 ) 229 229 245 1055

S ıra Ö.NO is im S n f
Tü rkçe M atem atik Fen ve  Tek . Sos. Bil. Yab .D il T o p la m D e re c e le r

D Y N D Y Nl D Y M D Y NJ D Y N D Y N D Y N Puan Sn|Okul| İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 20 38,53 486,477

97 164 HİLMİ GENÇER 4A 7 8 7,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 5 5 5,00 44 16 44,00 544,512 48 97 97 100 414

98 216 F ATI MA AKSOY 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 5 5,00 43 17 43,00 543,777 15 98 98 102 418

99 183 NİMET ÖZKAN 8 7 8,00 13 2 13,00 7 3 7,00 7 3 7,00 9 1 9,00 44 16 44,00 539,421 13 99 99 103 426

100 333 NUR EFŞAN YURT 4A 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 6 4 6,00 44 16 44,00 538,609 49 100 100 104 429

101 17 CEREN YILDIZ 4A 8 7 8,00 14 1 14,00 6 4 6,00 9 1 9,00 7 3 7,00 44 16 44,00 537,988 50 101 101 105 432

102 0 ABDURAHMAN SA 4B 9 6 9,00 13 2 13,00 5 5 5,00 9 0 9,00 9 1 9,00 45 14 45,00 535,387 18 102 102 106 437

103 2 ALPEREN KİREŞCİ 8 7 8,00 14 1 14,00 7 3 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 42 18 42,00 535,347 14 103 103 107 438

104 21 FATİH ÖZER 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 41 19 41,00 534,967 51 104 104 108 439

105 258 SALİH ÇAKMAK 4C 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 8 2 8,00 7 3 7,00 43 17 43,00 530,225 16 105 105 109 450

106 146 KEVSER GÜR 4B 10 5 10,00 13 2 13,00 6 4 6,00 7 3 7,00 6 4 6,00 42 18 42,00 529,673 19 106 106 110 453

107 56 MACİT ÖZCAN 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 6 4 6,00 6 4 6,00 7 3 7,00 42 18 42,00 528,183 52 107 107 111 461

108 173 MUSTAFA YETİŞ 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 6 4 6,00 8 2 8,00 42 18 42,00 526,474 53 108 108 112 467

109 73 ENESYAŞAR ÖZEL 4A 9 6 9,00 14 1 14,00 5 5 5,00 7 3 7,00 7 3 7,00 42 18 42,00 526,302 54 109 109 113 470

110 133 GÜNGÖR ÇAYIR 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 9 1 9,00 7 3 7,00 44 16 44,00 525,898 15 110 110 114 471

111 186 BATU ALP SEVİML 4B 13 2 13,00 10 3 10,00 5 5 5,00 9 1 9,00 7 3 7,00 44 14 44,00 525,324 20 111 111 115 473

112 163 EMİNE BOZKURT 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 4 6 4,00 8 2 8,00 7 3 7,00 43 17 43,00 524,150 55 112 112 116 476

113 170 TAHSİN KAYMAK 4A 9 6 9,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 7 3 7,00 42 18 42,00 524,126 56 113 113 117 477

114 3 İSMAİL KİREŞÇİ 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 6 4 6,00 8 2 8,00 8 2 8,00 43 17 43,00 520,265 57 114 114 118 488

115 194 ECRİNEYLÜL KOR* 4C 8 7 8,00 14 1 14,00 5 4 5,00 9 1 9,00 6 4 6,00 42 17 42,00 519,321 17 115 115 119 492

116 177 MEHMET CEYLA N 4A 7 8 7,00 12 3 12,00 8 2 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 41 19 41,00 515,056 58 116 116 121 508

117 106 ÖZGE YAKAR 4B 7 8 7,00 13 2 13,00 7 3 7,00 8 2 8,00 6 4 6,00 41 19 41,00 514,884 21 117 117 122 509

118 8 SELAHATTİN ÇELİ 11 4 11,00 12 3 12,00 6 3 6,00 4 6 4,00 6 4 6,00 39 20 39,00 511,887 16 118 118 123 515

119 1 CEYLİN SEVGİ 4D 10 5 10,00 12 3 12,00 5 5 5,00 6 4 6,00 8 2 8,00 41 19 41,00 511,329 7 119 119 124 519

120 103 RIDVAN SÜNGÜ 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 9 1 9,00 43 17 43,00 510,304 22 120 120 127 525

121 45 NURSİMA ÇOBAN 4B 10 5 10,00 11 4 11,00 6 4 6,00 7 3 7,00 7 3 7,00 41 19 41,00 508,981 23 121 121 128 532

122 294 SALİH DEMİR 4B 7 8 7,00 11 4 11,00 8 2 8,00 7 3 7,00 8 2 8,00 41 19 41,00 507,846 24 122 122 129 536

123 0 İLA *A ERCAN 4A 9 6 9,00 9 6 9,00 8 2 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 42 18 42,00 507,357 59 123 123 130 537

124 0 ARDAHAN CİDEM 4C 10 5 10,00 11 4 11,00 9 1 9,00 3 7 3,00 4 6 4,00 37 23 37,00 507,300 18 124 124 131 538

125 50 BURAK KOÇ 4A 8 7 8,00 12 3 12,00 6 4 6,00 8 2 8,00 7 3 7,00 41 19 41,00 506,011 60 125 125 132 544

126 5 EYLÜL KORUKMA2 4A 8 7 8,00 13 2 13,00 5 5 5,00 6 4 6,00 8 2 8,00 40 2C 40,00 503,348 61 126 126 133 552

127 165 ŞEVKETENES BAŞ 4A 13 2 13,00 7 5 7,00 9 1 9,00 9 1 9,00 2 7 2,00 40 16 40,00 503,093 62 127 127 134 553

128 169 U EMRE DOĞAN 4A 8 7 8,00 11 4 11,00 6 4 6,00 8 2 8,00 8 2 8,00 41 19 41,00 498,801 63 128 128 135 562

129 0 N DENİZ GÜRBÜZ 4C 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 2 8,00 6 4 6,00 40 20 40,00 495,326 19 129 129 136 573

130 157 F ATI MA GÜMÜŞ 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 41 19 41,00 493,875 64 130 130 137 576

131 262 BURAK KURT 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 7 3 7,00 6 4 6,00 39 21 39,00 491,977 65 131 131 138 583

132 181 ECRİN ACAR 4B 6 9 6,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 7 3 7,00 39 21 39,00 491,930 25 132 132 139 584

133 90 YUSUF TAŞ 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 6 3 6,00 6 4 6,00 5 5 5,00 38 21 38,00 491,425 66 133 133 140 586

134 153 ELİF NUR AKDEMİ 4C 9 6 9,00 9 6 9,00 8 2 8,00 6 4 6,00 6 4 6,00 38 22 38,00 484,789 20 134 134 142 601

135 268 ASIM ERTUĞRUL A 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 7 3 7,00 5 5 5,00 38 22 38,00 484,042 1 135 135 143 602
136 176 MEHMET ALTI NBA 4B 8 7 8,00 11 4 11,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 5 5,00 38 22 38,00 479,984 26 136 136 144 611
137 166 İSA ZEYBEK 4A 10 4 10,00 9 6 9,00 6 4 6,00 6 4 6,00 7 3 7,00 38 21 38,00 477,004 67 137 137 145 617
138 188 RUMEYSA KAVAK/ 4B 7 8 7,00 12 3 12,00 5 5 5,00 8 2 8,00 6 4 6,00 38 22 38,00 476,613 27 138 138 146 619
139 92 FATMANUR KOCA 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 3 7 3,00 9 1 9,00 6 4 6,00 39 21 39,00 475,549 68 139 139 147 621
140 12 MUSTAFA CELİKK/ 4B 8 7 8,00 9 6 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 5 5 5,00 37 23 37,00 472,797 28 140 140 148 631
141 80 NAZLI ERSÖZ 4A 8 7 8,00 12 3 12,00 7 3 7,00 6 4 6,00 1 8 1,00 34 25 34,00 470,749 69 141 141 150 639
142 0 SEFA AKINCI 9 6 9,00 7 8 7,00 7 3 7,00 7 3 7,00 8 2 8,00 38 22 38,00 462,986 17 142 142 153 657
143 58 VOLKAN DEMİR 4A 9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 5 5 5,00 7 3 7,00 36 2 4 36,00 462,348 70 143 143 154 659
144 37 TUNAHAN KARAK/İ 4C 7 8 7,00 10 5 10,00 6 4 6,00 8 2 8,00 6 4 6,00 37 23 37,00 462,042 21 144 144 155 660



OKUL NET LİSTESİ (Puan s,rai,)
İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I OKUL İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEM İRCİ D em irci Anadolu  im am  Hatip L isesi 4 .SINIF PDS-6 (406 ) 229 229 245 1055

Sıra Ö.No isim Snf
Tü rkçe M atem atik Fen ve  Tek . Sos. Bil. Yab .D il Top lam D erece le r

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn 1 Okul | İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 20 38,53 486,477

145 54 RABİA ELA ÖNDEF 4A 8 7 8,00 9 3 9,00 6 4 6,00 7 3 7,00 6 4 6,00 36 2: 36,00 454,280 71 145 145 156 682

146 75 BURCU KARAKAY/ 4A 7 8 7,00 12 3 12,00 3 7 3,00 7 3 7,00 7 3 7,00 36 24 36,00 453,084 72 146 146 157 685

147 102 GÖKAY CEVAHİR 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 6 4,00 35 25 35,00 453,042 73 147 147 158 686

148 55 GİZEM ÖZÇİL 4A 6 9 6,00 10 5 10,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 4 5,00 35 24 35,00 452,421 74 148 148 159 688

149 19 NURSENA ÇAKICI 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 7 3 7,00 7 3 7,00 6 4 6,00 36 24 36,00 450,442 75 149 149 160 693

150 197 TUNAHAN TAŞAĞI 4C 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 8 2 8,00 6 4 6,00 36 24 36,00 445,809 22 150 150 161 707

151 178 AYŞE SEVGİ 4B 7 8 7,00 11 4 11,00 4 6 4,00 7 3 7,00 6 4 6,00 35 25 35,00 445,724 29 151 151 162 709

152 51 HÜSEYİN SARI KAY 4A 4 10 4,00 11 4 11,00 6 4 6,00 7 3 7,00 7 3 7,00 35 24 35,00 444,589 76 152 152 163 711

153 75 VEDAT ÇELİK 4C 9 6 9,00 11 3 11,00 5 5 5,00 2 8 2,00 4 6 4,00 31 28 31,00 441,978 23 153 153 164 718

154 218 İBRAHİM YAĞCI 4A 7 6 7,00 10 5 10,00 6 4 6,00 5 5 5,00 5 5 5,00 33 25 33,00 440,734 77 154 154 165 720

155 217 NURGÜL SAVCI 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 6 4 6,00 6 4 6,00 7 3 7,00 35 25 35,00 439,307 78 155 155 166 724

156 87 EFE ÖZDURAK 4A 5 9 5,00 10 5 10,00 7 3 7,00 4 6 4,00 7 3 7,00 33 26 33,00 439,198 79 156 156 167 725

157 0 BİLALL AKGÜN 4B 10 5 10,00 7 8 7,00 5 5 5,00 7 3 7,00 6 4 6,00 35 25 35,00 436,385 30 157 157 169 731

158 219 RÜMEYSA EFENK 4A 9 6 9,00 6 8 6,00 6 4 6,00 8 2 8,00 7 3 7,00 36 23 36,00 435,849 80 158 158 170 733

159 7 MUSTAFA ÇOBAN 4A 8 7 8,00 10 5 10,00 3 7 3,00 5 5 5,00 8 2 8,00 34 26 34,00 433,100 81 159 159 171 735

160 207 MELEK SEZEN 4A 9 5 9,00 10 5 10,00 3 7 3,00 5 5 5,00 6 4 6,00 33 26 33,00 431,287 82 160 160 172 739

161 82 EDA NUR ÇETİ N 4A 7 8 7,00 10 4 10,00 3 7 3,00 8 2 8,00 7 3 7,00 35 24 35,00 431,131 83 161 161 173 740

162 35 ENVER ACAR 4A 6 9 6,00 9 6 9,00 5 5 5,00 7 3 7,00 6 4 6,00 33 27 33,00 420,422 84 162 162 174 763

163 145 HACER KIRAN 4D 7 8 7,00 8 7 8,00 5 5 5,00 7 3 7,00 6 4 6,00 33 27 33,00 417,671 8 163 163 175 769

164 158 ZEYNE P KURT 4A 10 4 10,00 6 9 6,00 5 5 5,00 6 4 6,00 5 5 5,00 32 27 32,00 411,618 85 164 164 176 779

165 140 ECRİN SÖNMEZ 4A 4 11 4,00 11 4 11,00 4 6 4,00 5 5 5,00 7 3 7,00 31 29 31,00 409,777 86 165 165 177 787

166 171 VEFA A ÇINAR A 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 5 5 5,00 4 6 4,00 5 4 5,00 30 29 30,00 407,095 87 166 166 178 796

167 284 ENES ARPACI 4A 9 6 9,00 10 5 10,00 4 6 4,00 2 8 2,00 2 8 2,00 27 33 27,00 403,557 88 167 167 179 804

168 72 ZEYNEP KIRLI * U 4A 7 8 7,00 10 5 10,00 5 5 5,00 5 5 5,00 1 9 1,00 28 32 28,00 403,251 89 168 168 180 805

169 222 MUSTAFA ÇİFTÇİ 4D 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 6 4,00 31 29 31,00 402,951 9 169 169 181 807

170 18 KÜBRA ŞALGAM 4A 7 8 7,00 9 6 9,00 5 5 5,00 6 4 6,00 2 8 2,00 29 31 29,00 401,053 90 170 170 182 809

171 120 MERVENUR ÇAKM 6 9 6,00 7 8 7,00 7 3 7,00 6 4 6,00 3 7 3,00 29 31 29,00 394,417 18 171 171 183 818

172 8 KÜBRANAZ ERDE! 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 7 3 7,00 6 4 6,00 0 0 0,00 28 22 28,00 394,314 31 172 172 184 819

173 0 AYŞE AR UÇ 8 7 8,00 10 5 10,00 4 6 4,00 2 8 2,00 2 8 2,00 26 34 26,00 392,825 19 173 173 185 820

174 126 MEHMET DEMİR 4A 11 3 11,00 3 2 3,00 6 3 6,00 8 0 8,00 3 3 3,00 31 11 31,00 391,777 91 174 174 186 821

175 133 HAYAL ÇINAR 4B 9 6 9,00 8 7 8,00 4 6 4,00 4 6 4,00 2 8 2,00 27 33 27,00 386,616 32 175 175 187 833

176 9190 SEHER ÇINAR 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 2 8 2,00 7 3 7,00 5 5 5,00 30 30 30,00 379,447 92 176 176 189 839

177 122 ELANUR DİKMEN 4A 8 6 8,00 4 5 4,00 6 4 6,00 6 4 6,00 5 5 5,00 29 2 4 29,00 375,584 93 177 177 190 846

178 52 ARZU DARICI 5 10 5,00 6 7 6,00 5 5 5,00 8 2 8,00 6 4 6,00 30 2 8 30,00 374,254 20 178 178 191 851

179 169 KADİR ACAR 4B 6 9 6,00 9 6 9,00 4 6 4,00 4 6 4,00 3 7 3,00 26 34 26,00 374,175 33 179 179 192 852

180 25 DİLAN AKÇAKOCA 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 1 9 1,00 27 33 27,00 373,916 94 180 180 193 854

181 169 YAVUZ GÜLER 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 5 5 5,00 7 3 7,00 3 6 3,00 28 31 28,00 369,139 95 181 181 194 861

182 286 RÜMEYSA COŞGU 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 2 8 2,00 5 5 5,00 6 3 6,00 28 31 28,00 367,714 96 182 182 195 864

183 66 KEMAL ZEYBEK A 7 8 7,00 9 6 9,00 2 8 2,00 3 7 3,00 5 5 5,00 26 34 26,00 367,651 2 183 183 196 865

184 127 NURULLAH ÖZDE 4A 9 6 9,00 5 9 5,00 5 5 5,00 2 8 2,00 5 5 5,00 26 33 26,00 367,356 97 184 184 197 868

185 215 KEREM DİKMEN 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 4 6 4,00 4 6 4,00 7 3 7,00 28 32 28,00 366,798 98 185 185 198 869

186 50 SERKAN AYDIN 4B 5 10 5,00 7 8 7,00 4 6 4,00 7 3 7,00 5 5 5,00 28 32 28,00 364,058 34 186 186 199 873

187 33 HAVAVANUR KAR 7 8 7,00 5 10 5,00 6 4 6,00 7 2 7,00 1 9 1,00 26 33 26,00 358,257 21 187 187 200 882

188 160 GÜLDEREN ÇAM 4A 6 9 6,00 7 8 7,00 4 6 4,00 3 7 3,00 5 5 5,00 25 35 25,00 354,743 99 188 188 201 886

189 113 MUHAMMED *ARA 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 4 6 4,00 26 34 26,00 354,656 100 189 189 202 887

190 15 GÜLSE DEMİREL 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 2 3,00 0 2 0,00 22 25 22,00 347,596 101 190 190 203 896

191 20 MELTEM KARA 6 8 6,00 8 5 8,00 3 7 3,00 6 4 6,00 1 9 1,00 24 33 24,00 345,777 22 191 191 204 898

192 223 ŞERİF CAN GÜMÜ 4A 8 6 8,00 5 9 5,00 4 6 4,00 5 5 5,00 2 8 2,00 24 3 4 24,00 340,449 102 192 192 205 904



OKUL NET L İSTESİ (Puan sıralı)
KATILIMLAR

İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I OKUL İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEMİRCİ D em irci Anadolu  im am  H atip  L isesi 4 .SINIF PDS-6 (406) 229 229 245 1055

Sıra Ö.No İsim Snf
T ü rkçe M atem atik Fen ve  T e k . Sos. B il. Yab .D il Top lam D erece le r

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn 1 Okul | İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 20 38,53 486.477

193 53 KEVSER VAROL 4B 9 5 9,00 3 7 3,00 5 5 5,00 2 4 2,00 4 1 4,00 23 22 23,00 334,119 35 193 193 206 916

194 1 FERİDUN GÖL 4A 7 8 7,00 3 12 3,00 6 4 6,00 6 4 6,00 2 8 2,00 24 36 24,00 332,553 103 194 194 207 919

195 223 REMZİ İ ÇİFTÇİ 4D 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 3 7 3,00 5 5 5,00 23 37 23,00 329,440 10 195 195 208 921

196 52 HÜSEYİN YILMAZ 4B 6 5 6,00 3 11 3,00 7 3 7,00 2 7 2,00 4 6 4,00 22 32 22,00 326,712 36 196 196 209 924

197 0 BÜŞRA DARICI 5 10 5,00 6 9 6,00 5 5 5,00 2 8 2,00 3 7 3,00 21 39 21,00 325,367 23 197 197 210 927

198 29 ELİFSU ÖZDEMİR 4A 6 9 6,00 3 12 3,00 5 5 5,00 4 6 4,00 6 4 6,00 24 36 24,00 324,492 104 198 198 211 929

199 98 ARDA AKA 4A 4 11 4,00 7 8 7,00 5 5 5,00 5 5 5,00 0 9 0,00 21 38 21,00 324,336 105 199 199 212 930

200 0 ** NUR *Y R 4A 2 12 2,00 6 9 6,00 7 3 7,00 3 7 3,00 3 7 3,00 21 38 21,00 322,971 106 200 200 213 931

201 0 İSMET ÇELİK 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 5 5 5,00 4 6 4,00 23 37 23,00 317,473 107 201 201 214 939

202 9 SEZER YILMAZ 4B 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 4 6 4,00 3 7 3,00 21 39 21,00 311,176 37 202 202 215 946

203 20 E* EM *ARAK 7 8 7,00 4 11 4,00 4 6 4,00 3 7 3,00 2 6 2,00 20 38 20,00 306,211 24 203 203 216 953

204 2616 KÜBRA GÜMÜŞ 4A 7 8 7,00 1 14 1,00 4 6 4,00 6 3 6,00 6 4 6,00 24 35 24,00 305,888 108 204 204 217 954

205 218 OSMAN KIZILKAY/ 4A 3 12 3,00 5 10 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 3 7 3,00 21 39 21,00 305,456 109 205 205 218 955

206 L l l l ] SÜMEYYE GÖL 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 3 7 3,00 1 9 1,00 19 41 19,00 304,352 25 206 206 219 958

207 5 AHMET ÇIRACI 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 1 8 1,00 4 6 4,00 19 40 19,00 303,501 26 207 207 220 959

208 73 ABDURRAHMATE 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 1 9 1,00 1 9 1,00 2 8 2,00 18 42 18,00 302,201 110 208 208 221 964

209 0 SAMİYE AKGÜN 7 8 7,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 8 2,00 4 6 4,00 20 40 20,00 301,349 27 209 209 222 965

210 16 EMRE AKBABA 4A 6 9 6,00 4 3 4,00 3 6 3,00 5 4 5,00 3 7 3,00 21 29 21,00 299,380 111 210 210 223 968

211 1 ENES E BOSTAN 4B 6 9 6,00 4 11 4,00 4 6 4,00 1 9 1,00 4 6 4,00 19 41 19,00 298,000 38 211 211 224 971

212 67 SİNAN TOPRAK 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 3 6 3,00 2 8 2,00 1 9 1,00 18 41 18,00 296,015 112 212 212 225 975

213 0 ♦İNAN ÖZDİKMEN 4 11 4,00 5 10 5,00 4 6 4,00 2 6 2,00 3 7 3,00 18 40 18,00 288,758 28 213 213 226 983

214 15 BEDİRHAN MEMİŞ 4A 3 10 3,00 3 7 3,00 7 3 7,00 2 8 2,00 3 7 3,00 18 35 18,00 288,244 113 214 214 227 984

215 60 HALİL ATEŞ 4B 3 11 3,00 3 11 3,00 5 5 5,00 5 5 5,00 4 4 4,00 20 36 20,00 284,763 39 215 215 228 989

216 213 EDA BAL 4A 5 10 5,00 4 11 4,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 19 41 19,00 283,637 114 216 216 230 994

217 123 CANSU TİRELİ 4A 5 8 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 3 7 3,00 0 9 0,00 16 41 16,00 273,291 115 217 217 231 1001

218 220 SILA ÖZKAYA 4A 4 11 4,00 5 10 5,00 1 9 1,00 5 5 5,00 4 6 4,00 19 41 19,00 272,882 116 218 218 232 1003

219 0 MEHMET A A 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 4 6 4,00 3 4 3,00 2 8 2,00 17 40 17,00 268,514 117 219 219 233 1007

220 3 FADİME NUR BOS 3 12 3,00 3 5 3,00 3 7 3,00 6 4 6,00 4 6 4,00 19 34 19,00 264,986 29 220 220 234 1010

221 0 *Y* E Y A*MO* 4A 5 8 5,00 4 11 4,00 3 6 3,00 3 7 3,00 0 10 0,00 15 42 15,00 259,808 118 221 221 235 1012

222 124 AYKUT YILDIR * 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 4 6 4,00 2 8 2,00 16 44 16,00 254,238 119 222 222 236 1015

223 0 AHMET PINAR 4B 3 11 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 3 7 3,00 2 8 2,00 15 44 15,00 248,713 40 223 223 237 1022

224 0 A **A A GK*Dİ Ö 6 9 6,00 3 12 3,00 2 8 2,00 2 8 2,00 0 10 0,00 13 47 13,00 239,651 30 224 224 238 1029

225 25 MEHMETALİ ĞÜRE 3 12 3,00 3 12 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 0 0 0,00 13 37 13,00 237,256 31 225 225 239 1032

226 0 İBRAHİM KOYUNL 4A 2 13 2,00 3 12 3,00 2 7 2,00 2 8 2,00 1 9 1,00 10 49 10,00 202,996 120 226 226 241 1045

227 0 EMİNE 4A 1 14 1,00 3 11 3,00 1 6 1,00 0 8 0,00 3 6 3,00 8 45 8,00 182,390 121 227 227 243 1047

228 11 ŞEL V H * * 4A 0 0 0,00 0 2 0,00 4 0 4,00 0 0 0,00 0 1 0,00 4 3 4,00 149,578 122 228 228 244 1049

229 23 ŞEVKET DEMİREL 2 2 2,00 1 2 1,00 0 3 0,00 0 2 0,00 2 0 2,00 5 9 5,00 147,491 32 229 229 245 1050

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA PUAN ORT. GÖRE KIYAS



OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
KATILIMLAR

İL İL Ç E O K U L S IN A V  A D I OKUL İLÇE İL G EN EL

MANİSA DEM İRCİ D em irci Anadolu im am  Hatip L isesi 4 .SIN IF PDS-6 (406 ) 229 229 245 1055

Sıra Ö.No isim Snf
Tü rkçe M atem atik Fen ve  Tek . Sos. B il. Yab .D il Top lam D erece le r

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn |o ku l | İlçe | İl | Genel

G enel O rta lam a 9 5 9,47 10 4 10,48 6 4 6,34 6 3 6,49 6 4 6,03 39 20 38,64 491,387

Okul O rta lam ası 9 6 9,18 10 4 10,24 6 4 6,31 7 3 6,77 6 4 6,15 39 2C 38,53 486,477

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS


