
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 168 168 168 524

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 10,85 9 6 9,08 5 4 5,43 7 3 7,30 4 6 4,02 37 22 36,68 344,200

Okul Ortalaması 10 5 9,51 8 7 7,80 4 5 4,49 7 3 6,50 4 6 3,57 32 26 31,87 311,340

KATILIMLAR

1 0 YİĞİT METE AYDIN 4B 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 9 1 9,00 57 3 57,00 480,020 1 1 1 1 7

2 0 YAVUZ DEĞİRMENCİ 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 8 2 8,00 56 4 56,00 473,360 1 2 2 2 14

3 0 YİĞİT DAĞLAR 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 0 9,00 10 0 10,00 7 3 7,00 56 3 56,00 473,360 1 2 2 2 14

4 15 SEVİL DURUL 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 9 1 9,00 56 4 56,00 473,360 1 2 2 2 14

5 0 ECRİN EROĞLU 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 9 1 9,00 55 5 55,00 466,700 4 5 5 5 23

6 20 IRMAK KARADAĞ 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 7 3 7,00 9 1 9,00 54 6 54,00 460,040 5 6 6 6 28

7 0 İHSAN ODALI 4B 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 9 1 9,00 6 4 6,00 53 7 53,00 453,380 2 7 7 7 37

8 155 AHMETTUNA DURAN4A 13 2 13,00 13 1 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 52 7 52,00 446,720 6 8 8 8 49

9 0 ECRİN KAYA 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 5 5 5,00 52 8 52,00 446,720 6 8 8 8 49

10 138 İKRA ÇİMEN 4A 15 0 15,00 12 3 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 7 3 7,00 52 8 52,00 446,720 6 8 8 8 49

11 0 HACER TOPRAK 4Y 15 0 15,00 12 3 12,00 7 3 7,00 10 0 10,00 7 3 7,00 51 9 51,00 440,060 1 11 11 11 60

12 27 EMİNE İNANÇ 4E 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 7 3 7,00 51 9 51,00 440,060 1 11 11 11 60

13 87 K BERKAY TORUN 4B 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 5 5,00 51 9 51,00 440,060 3 11 11 11 60

14 248 GÜZİN DALKILIÇ 4B 13 2 13,00 10 4 10,00 8 2 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 51 8 51,00 440,060 3 11 11 11 60

15 0 ECRİN YILMAZ 4B 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 6 4,00 50 10 50,00 433,400 5 15 15 15 73

16 0 BURAK YILDIZ 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 9 1 9,00 10 0 10,00 5 5 5,00 50 10 50,00 433,400 9 15 15 15 73

17 116 ELİF AYDIN 4B 13 1 13,00 14 1 14,00 6 2 6,00 8 2 8,00 8 2 8,00 49 8 49,00 426,740 6 17 17 17 88

18 0 F ZEHRA ÇINAR 4A 13 2 13,00 14 0 14,00 5 4 5,00 10 0 10,00 5 5 5,00 47 11 47,00 413,420 10 18 18 18 110

19 0 ASYA NUR KARAMAN4B 14 1 14,00 12 3 12,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 5 5,00 47 13 47,00 413,420 7 18 18 18 110

20 119 BETÜL ZÜMRÜT 4B 14 1 14,00 12 1 12,00 7 1 7,00 10 0 10,00 4 5 4,00 47 8 47,00 413,420 7 18 18 18 110

21 0 BÜŞRA AKGÜN 4D 14 0 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 3 6 3,00 47 11 47,00 413,420 1 18 18 18 110

22 0 ALPARS*N YURTSEVEN4A 15 0 15,00 10 5 10,00 7 2 7,00 9 0 9,00 5 1 5,00 46 8 46,00 406,760 11 22 22 22 121

23 0 ELİFNUR BATMAZ 4A 13 2 13,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 46 14 46,00 406,760 11 22 22 22 121

24 63 ARDA AKYILDIZ 4B 11 4 11,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 5 5,00 46 14 46,00 406,760 9 22 22 22 121

25 136 ABDULLAH CAN 4C 14 1 14,00 11 3 11,00 7 3 7,00 9 1 9,00 5 4 5,00 46 12 46,00 406,760 1 22 22 22 121

26 0 ELİF GÜLER 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 6 3,00 46 13 46,00 406,760 9 22 22 22 121

27 162 BETÜL KAYA 4B 9 6 9,00 9 6 9,00 9 1 9,00 10 0 10,00 8 2 8,00 45 15 45,00 400,100 11 27 27 27 137

28 0 BAHAR ŞEN 4B 14 1 14,00 10 5 10,00 6 4 6,00 9 1 9,00 6 4 6,00 45 15 45,00 400,100 11 27 27 27 137

29 144 ELİFYADE DENİZ 4A 11 3 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 6 2 6,00 44 13 44,00 393,440 13 29 29 29 153

30 0 BELİNAY AKKAYA 4A 13 2 13,00 11 3 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 6 4,00 44 15 44,00 393,440 13 29 29 29 153

31 0 İKBAL DAĞLAR 4Y 14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 7 3,00 44 16 44,00 393,440 2 29 29 29 153

32 277 NAZİFE ÇELİK 4B 10 5 10,00 14 1 14,00 6 4 6,00 9 1 9,00 5 5 5,00 44 16 44,00 393,440 13 29 29 29 153

33 308 YUS * KÖSEM 4B 11 4 11,00 11 4 11,00 7 3 7,00 10 0 10,00 5 5 5,00 44 16 44,00 393,440 13 29 29 29 153

34 65 EMİR GÜRSAN 4A 14 1 14,00 10 4 10,00 7 0 7,00 7 1 7,00 5 4 5,00 43 10 43,00 386,780 15 34 34 34 167

35 51 E MİŞAH SAMANCI 4E 13 2 13,00 10 5 10,00 6 4 6,00 8 2 8,00 6 4 6,00 43 17 43,00 386,780 2 34 34 34 167

36 0 KAANBERK ÇETİN 4C 10 5 10,00 12 3 12,00 6 4 6,00 8 2 8,00 7 3 7,00 43 17 43,00 386,780 2 34 34 34 167

37 108 ECRİN EREN 4D 13 2 13,00 10 5 10,00 4 6 4,00 10 0 10,00 4 5 4,00 41 18 41,00 373,460 2 37 37 37 195

38 70 EMRE YUMUŞAK 4B 14 1 14,00 10 5 10,00 4 6 4,00 9 1 9,00 4 6 4,00 41 19 41,00 373,460 15 37 37 37 195

39 220 ELİF İKRA AKKUZU 4B 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 10 0 10,00 3 7 3,00 41 19 41,00 373,460 15 37 37 37 195

40 113 SAMET KOYUNCUOĞL4C 11 4 11,00 7 6 7,00 8 1 8,00 10 0 10,00 5 1 5,00 41 12 41,00 373,460 3 37 37 37 195

41 0 SENA YILMAZ 4B 12 3 12,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 2 8,00 5 5 5,00 41 19 41,00 373,460 15 37 37 37 195

42 0 BURAK ESEN 4B 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 9 1 9,00 5 5 5,00 41 19 41,00 373,460 15 37 37 37 195

43 99 AYHAN YILDIRIM 4A 13 1 13,00 10 3 10,00 6 2 6,00 9 1 9,00 2 4 2,00 40 11 40,00 366,800 16 43 43 43 211

44 0 YAĞIZMERT KAMA 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 5 5 5,00 9 1 9,00 1 9 1,00 40 20 40,00 366,800 16 43 43 43 211

45 0 YUSUF BOZYİYİT 4U 12 3 12,00 10 5 10,00 6 4 6,00 8 2 8,00 4 6 4,00 40 20 40,00 366,800 1 43 43 43 211

46 0 EMİNE ER 4B 11 4 11,00 9 5 9,00 7 3 7,00 8 2 8,00 5 5 5,00 40 19 40,00 366,800 19 43 43 43 211

47 72 FATMANUR ŞALGAM 4J 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 9 1 9,00 2 8 2,00 39 21 39,00 360,140 1 47 47 47 219
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KATILIMLAR

48 67 MERYEMSUDE KILINÇ4E 12 2 12,00 9 5 9,00 4 6 4,00 10 0 10,00 4 5 4,00 39 18 39,00 360,140 3 47 47 47 219

49 115 ÖMERFARUK AKA 4D 11 3 11,00 8 6 8,00 7 3 7,00 10 0 10,00 2 1 2,00 38 13 38,00 353,480 3 49 49 49 229

50 0 MERTEREN ÖZGER 4D 13 2 13,00 9 6 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 2 8 2,00 38 22 38,00 353,480 3 49 49 49 229

51 267 MUHAMMED İLKDOĞAN4D 12 3 12,00 9 6 9,00 8 2 8,00 8 2 8,00 1 9 1,00 38 22 38,00 353,480 3 49 49 49 229

52 64 *ERİFE SÖNMEZ 4D 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 9 1 9,00 3 7 3,00 38 22 38,00 353,480 3 49 49 49 229

53 0 ZEYNEP DEMİRÖZ 4C 11 4 11,00 7 8 7,00 4 5 4,00 7 3 7,00 9 1 9,00 38 21 38,00 353,480 4 49 49 49 229

54 6666 FATIMATÜZ ÇAKICI 4J 10 5 10,00 10 5 10,00 8 2 8,00 8 2 8,00 1 9 1,00 37 23 37,00 346,820 2 54 54 54 252

55 118 ENES ÇULHA 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 5 5 5,00 37 23 37,00 346,820 18 54 54 54 252

56 266 ELİF DEMİR 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 5 5 5,00 8 2 8,00 3 7 3,00 36 24 36,00 340,160 19 56 56 56 264

57 0 SEDEF DEMİREL 4F 13 2 13,00 9 6 9,00 4 6 4,00 6 4 6,00 4 6 4,00 36 24 36,00 340,160 1 56 56 56 264

58 0 ELFİDA YANAR 4C 9 6 9,00 10 3 10,00 7 2 7,00 8 2 8,00 2 8 2,00 36 21 36,00 340,160 5 56 56 56 264

59 2211 ECEHAN YILDIZ 4A 12 1 12,00 8 6 8,00 5 3 5,00 6 2 6,00 5 4 5,00 36 16 36,00 340,160 19 56 56 56 264

60 220 EŞREF ERSÖZ 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 4 6 4,00 7 3 7,00 35 15 35,00 333,500 21 60 60 60 280

61 0 BEGÜM ERSÖZ 4B 10 5 10,00 8 7 8,00 5 5 5,00 9 1 9,00 3 7 3,00 35 25 35,00 333,500 20 60 60 60 280

62 0 TUĞBANUR AKBABA 4C 11 4 11,00 10 5 10,00 4 6 4,00 6 3 6,00 4 5 4,00 35 23 35,00 333,500 6 60 60 60 280

63 0 AYŞE NUR ERDOĞAN4P 11 4 11,00 11 4 11,00 3 7 3,00 7 3 7,00 3 7 3,00 35 25 35,00 333,500 1 60 60 60 280

64 0 HAKKI GÖKCEOĞLU 4G 11 4 11,00 7 8 7,00 8 2 8,00 7 3 7,00 2 8 2,00 35 25 35,00 333,500 1 60 60 60 280

65 228 ELVİN GÜMÜŞDERE 4B 11 4 11,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 2 8 2,00 35 25 35,00 333,500 20 60 60 60 280

66 117 RECE P DURAK 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 5 5 5,00 8 2 8,00 2 8 2,00 35 25 35,00 333,500 21 60 60 60 280

67 274 MUHAMMET AKSOY 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 3 6 3,00 6 4 6,00 7 3 7,00 34 25 34,00 326,840 23 67 67 67 297

68 112 KEREM ÇOBAN 4D 10 5 10,00 9 6 9,00 5 5 5,00 6 4 6,00 4 6 4,00 34 26 34,00 326,840 7 67 67 67 297

69 0 ERDEM TOPALOĞ* 4Y 8 7 8,00 9 6 9,00 5 5 5,00 9 1 9,00 3 7 3,00 34 26 34,00 326,840 3 67 67 67 297

70 0 MEHMET K FİLİZ 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 3 7 3,00 34 26 34,00 326,840 23 67 67 67 297

71 326 SEHER ASLANTAŞ 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 3 7 3,00 7 3 7,00 4 6 4,00 34 26 34,00 326,840 22 67 67 67 297

72 224 ELİF SILA YÜCEEL 4B 13 2 13,00 7 8 7,00 4 6 4,00 7 3 7,00 3 7 3,00 34 26 34,00 326,840 22 67 67 67 297

73 14 ECRİN KOÇ 4B 12 3 12,00 9 6 9,00 1 9 1,00 8 2 8,00 4 6 4,00 34 26 34,00 326,840 22 67 67 67 297

74 1 EMİRHAN SÖNMEZ 4B 9 6 9,00 10 2 10,00 4 6 4,00 7 3 7,00 3 2 3,00 33 19 33,00 320,180 25 74 74 74 321

75 261 MERVE ERTAN 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 2 8 2,00 9 1 9,00 2 8 2,00 33 27 33,00 320,180 25 74 74 74 321

76 0 PELİN ÖĞÜTCÜ 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 3 0 3,00 32 1 32,00 313,520 25 76 76 76 327

77 273 MELİSA SEVGİ 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 4 6 4,00 8 2 8,00 4 6 4,00 32 28 32,00 313,520 25 76 76 76 327

78 0 GÜLSÜN AKEL 4B 7 8 7,00 9 6 9,00 4 6 4,00 8 2 8,00 4 6 4,00 32 28 32,00 313,520 27 76 76 76 327

79 0 NİSANUR  A ŞAHİN A4M 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 9 1 9,00 3 7 3,00 31 29 31,00 306,860 1 79 79 79 340

80 0 YILDIZ YARAŞAN 4Y 12 3 12,00 5 10 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 4 6 4,00 31 29 31,00 306,860 4 79 79 79 340

81 0 İSMAİLYAĞI KARABACAK4A 10 5 10,00 6 8 6,00 3 7 3,00 9 1 9,00 3 7 3,00 31 28 31,00 306,860 27 79 79 79 340

82 163 KADİEFE TOS UN 4A 9 6 9,00 5 10 5,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 6 4,00 31 29 31,00 306,860 27 79 79 79 340

83 0 YİĞİT ÇETİN 4C 9 6 9,00 8 7 8,00 5 2 5,00 9 1 9,00 31 16 31,00 306,860 7 79 79 79 340

84 0 GİZEM KİLCİ 4D 12 3 12,00 5 10 5,00 6 4 6,00 6 4 6,00 2 8 2,00 31 29 31,00 306,860 8 79 79 79 340

85 0 MELİHA MEYDAN 4B 9 6 9,00 5 8 5,00 6 2 6,00 7 3 7,00 4 6 4,00 31 25 31,00 306,860 28 79 79 79 340

86 16 FATIMA GÖKTOPR* 4Ö 11 4 11,00 5 6 5,00 7 2 7,00 6 4 6,00 1 4 1,00 30 20 30,00 300,200 1 86 86 86 353

87 0 KEREM YILDIRIM 4C 7 6 7,00 7 1 7,00 5 4 5,00 10 0 10,00 1 2 1,00 30 13 30,00 300,200 8 86 86 86 353

88 40 GÜLER DOĞRUYOL 4E 12 3 12,00 6 9 6,00 4 6 4,00 5 4 5,00 2 6 2,00 29 28 29,00 293,540 4 88 88 88 364

89 0 ERVA YILMAZ 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 5 5 5,00 5 5 5,00 2 8 2,00 29 31 29,00 293,540 29 88 88 88 364

90 38 HÜMEYRA KAVAL 4G 9 6 9,00 8 7 8,00 4 6 4,00 4 5 4,00 4 6 4,00 29 30 29,00 293,540 2 88 88 88 364

91 62 NİSA YAKAR 4B 12 3 12,00 4 10 4,00 3 7 3,00 7 3 7,00 3 7 3,00 29 30 29,00 293,540 29 88 88 88 364

92 7 KADİR ÇETİN 4D 9 6 9,00 9 6 9,00 2 8 2,00 6 4 6,00 3 7 3,00 29 31 29,00 293,540 9 88 88 88 364

93 0 BEDİRHAN AKKUZU 4B 8 7 8,00 7 5 7,00 5 4 5,00 5 5 5,00 4 6 4,00 29 27 29,00 293,540 29 88 88 88 364

94 149 İSMAİL PEKMEZ 4A 8 2 8,00 8 3 8,00 3 2 3,00 9 0 9,00 28 7 28,00 286,880 30 94 94 94 377
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95 111 ELİF DAYI 4B 6 9 6,00 7 8 7,00 4 5 4,00 8 2 8,00 3 7 3,00 28 31 28,00 286,880 31 94 94 94 377

96 0 FADİME B GÖKGÖZ 4E 11 4 11,00 9 6 9,00 1 9 1,00 6 4 6,00 1 9 1,00 28 32 28,00 286,880 5 94 94 94 377

97 36 BURAK KAYA 4Y 7 7 7,00 7 8 7,00 5 5 5,00 8 2 8,00 27 22 27,00 280,220 5 97 97 97 392

98 0 MEHMET A*N* A 4Y 8 7 8,00 11 3 11,00 2 7 2,00 3 7 3,00 3 7 3,00 27 31 27,00 280,220 5 97 97 97 392

99 0 *AKBULE TEMEL 4G 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 6 4 6,00 2 8 2,00 27 33 27,00 280,220 3 97 97 97 392

100 20 TALHA ERDEM 4A 9 5 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 4 6 4,00 4 6 4,00 26 33 26,00 273,560 31 100 100 100 400

101 0 MURAT ÖZCAN 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 2 8 2,00 7 3 7,00 2 8 2,00 26 34 26,00 273,560 31 100 100 100 400

102 101 MEHMET KARAKAYA 4B 11 4 11,00 6 9 6,00 2 8 2,00 6 4 6,00 1 7 1,00 26 32 26,00 273,560 32 100 100 100 400

103 22 AUHAMMED ÇİFTCİF 4Y 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 7 3 7,00 5 5 5,00 26 34 26,00 273,560 7 100 100 100 400

104 334 SİDRA KURTYILDIZ 4B 4 11 4,00 6 9 6,00 3 7 3,00 5 5 5,00 8 2 8,00 26 34 26,00 273,560 32 100 100 100 400

105 0 SAİT KORKMAZ 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 2 8 2,00 7 3 7,00 2 8 2,00 26 34 26,00 273,560 31 100 100 100 400

106 1001 ALİ ŞALGAM 4C 7 6 7,00 8 5 8,00 2 8 2,00 5 5 5,00 4 6 4,00 26 30 26,00 273,560 9 100 100 100 400

107 244 HALİL KORKMAZ 4A 9 4 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 6 3 6,00 1 9 1,00 25 32 25,00 266,900 34 107 107 107 417

108 0 ŞERİFE ŞEN 4F 10 5 10,00 7 8 7,00 2 8 2,00 4 6 4,00 2 7 2,00 25 34 25,00 266,900 2 107 107 107 417

109 11 FATMA KAYA 4F 9 5 9,00 8 6 8,00 0 10 0,00 7 3 7,00 1 9 1,00 25 33 25,00 266,900 2 107 107 107 417

110 68 İSMAİLTAHA ÇOBAN 4E 6 9 6,00 8 7 8,00 5 5 5,00 5 5 5,00 1 9 1,00 25 35 25,00 266,900 6 107 107 107 417

111 0 MUHAMMED KİRAZCI4O 8 7 8,00 5 10 5,00 7 3 7,00 4 6 4,00 1 9 1,00 25 35 25,00 266,900 1 107 107 107 417

112 22 ADEM     N ÇOBAN 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 3 7 3,00 5 5 5,00 2 8 2,00 25 35 25,00 266,900 34 107 107 107 417

113 231 E N E S A K B A Ş 4B 6 9 6,00 5 10 5,00 4 6 4,00 7 3 7,00 3 7 3,00 25 35 25,00 266,900 34 107 107 107 417

114 14 NURULLAH DURMUŞ 4L 6 6 6,00 6 9 6,00 5 5 5,00 6 4 6,00 2 7 2,00 25 31 25,00 266,900 1 107 107 107 417

115 0 EFE ACAR 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 3 7 3,00 5 5 5,00 1 9 1,00 25 35 25,00 266,900 34 107 107 107 417

116 305 SEMİH DEMİR 4B 10 5 10,00 5 10 5,00 0 10 0,00 3 7 3,00 6 4 6,00 24 36 24,00 260,240 37 116 116 116 434

117 0 İSAHAKMERT ÖZEL 4Y 9 6 9,00 3 12 3,00 4 6 4,00 5 4 5,00 3 7 3,00 24 35 24,00 260,240 8 116 116 116 434

118 0 FEYZA PEHLİVAN 4C 10 5 10,00 5 9 5,00 1 9 1,00 6 4 6,00 2 8 2,00 24 35 24,00 260,240 10 116 116 116 434

119 0 RAMAZAN ÇETİN 4F 8 7 8,00 6 9 6,00 4 6 4,00 5 5 5,00 1 9 1,00 24 36 24,00 260,240 4 116 116 116 434

120 0 G* * 4D 9 6 9,00 3 10 3,00 8 2 8,00 4 6 4,00 24 24 24,00 260,240 10 116 116 116 434

121 10 ALTAY ÇOBAN 4G 7 8 7,00 6 6 6,00 3 7 3,00 5 5 5,00 3 5 3,00 24 31 24,00 260,240 4 116 116 116 434

122 0 SÜMEYYE AKGÜN 4E 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 7 3 7,00 3 7 3,00 24 36 24,00 260,240 7 116 116 116 434

123 0 ER*N KORUKMAZ 4A 6 9 6,00 7 8 7,00 3 7 3,00 6 4 6,00 2 8 2,00 24 36 24,00 260,240 35 116 116 116 434

124 42 YAĞMUR AKKAYA 4E 8 7 8,00 4 11 4,00 2 8 2,00 5 5 5,00 5 5 5,00 24 36 24,00 260,240 7 116 116 116 434

125 101 İREM AKIN 4C 10 4 10,00 6 5 6,00 4 3 4,00 3 3 3,00 1 7 1,00 24 22 24,00 260,240 10 116 116 116 434

126 0 CEMAL EMRE ADIŞEN4J 5 10 5,00 8 7 8,00 1 9 1,00 6 4 6,00 3 7 3,00 23 37 23,00 253,580 3 126 126 126 449

127 209 ECRİN TEKGÖZ 4A 9 6 9,00 6 9 6,00 2 8 2,00 4 6 4,00 2 8 2,00 23 37 23,00 253,580 36 126 126 126 449

128 0 FEHMİYE ÇALIŞKAN 4A 6 9 6,00 5 9 5,00 1 9 1,00 5 5 5,00 6 3 6,00 23 35 23,00 253,580 36 126 126 126 449

129 0 MAHMUT DEMİREL 4G 3 11 3,00 7 8 7,00 4 6 4,00 5 5 5,00 4 6 4,00 23 36 23,00 253,580 5 126 126 126 449

130 0 FATIMANUR TAŞ 4M 9 6 9,00 3 12 3,00 3 7 3,00 6 4 6,00 1 9 1,00 22 38 22,00 246,920 2 130 130 130 459

131 0 ŞEYMA KAYA 4B 8 5 8,00 2 12 2,00 4 6 4,00 6 4 6,00 2 8 2,00 22 35 22,00 246,920 38 130 130 130 459

132 0 E 4B 8 7 8,00 2 13 2,00 5 5 5,00 5 5 5,00 2 8 2,00 22 38 22,00 246,920 38 130 130 130 459

133 44 MERVE DÖNMEZ 4G 7 8 7,00 4 11 4,00 4 6 4,00 4 6 4,00 2 7 2,00 21 38 21,00 240,260 6 133 133 133 466

134 55 AYŞE KARAKUZU 4D 8 7 8,00 6 9 6,00 1 9 1,00 3 7 3,00 3 7 3,00 21 39 21,00 240,260 11 133 133 133 466

135 26 EMİNE AKGÜN 4E 5 10 5,00 7 8 7,00 2 8 2,00 4 6 4,00 2 8 2,00 20 40 20,00 233,600 9 135 135 135 472

136 26 MELİK KESGİN 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 3 7 3,00 2 8 2,00 20 40 20,00 233,600 40 135 135 135 472

137 315 YAŞAR YILMAZ 4B 8 7 8,00 3 12 3,00 2 8 2,00 4 6 4,00 3 7 3,00 20 40 20,00 233,600 40 135 135 135 472

138 0 İLYAS DAĞLI 4B 7 8 7,00 5 5 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 1 9 1,00 20 35 20,00 233,600 40 135 135 135 472

139 0 VELİ DAĞLI 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 5 5 5,00 2 8 2,00 20 40 20,00 233,600 40 135 135 135 472

140 0 CEMİLE BOZKURT 4L 8 7 8,00 3 12 3,00 2 8 2,00 3 7 3,00 3 6 3,00 19 40 19,00 226,940 2 140 140 140 485

141 0 ZUHAL KAHRAMAN 4E 8 7 8,00 2 13 2,00 2 8 2,00 6 4 6,00 1 9 1,00 19 41 19,00 226,940 10 140 140 140 485
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 168 168 168 524

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 10,85 9 6 9,08 5 4 5,43 7 3 7,30 4 6 4,02 37 22 36,68 344,200

Okul Ortalaması 10 5 9,51 8 7 7,80 4 5 4,49 7 3 6,50 4 6 3,57 32 26 31,87 311,340

KATILIMLAR

142 53 MEHMET ENE SANANCI4E 7 8 7,00 3 9 3,00 2 8 2,00 5 4 5,00 2 8 2,00 19 37 19,00 226,940 10 140 140 140 485

143 0 ZEYNEP ÇAKAN 4G 3 12 3,00 5 10 5,00 2 8 2,00 6 4 6,00 3 7 3,00 19 41 19,00 226,940 7 140 140 140 485

144 0 SİNEM DURAK 4G 5 9 5,00 3 10 3,00 3 7 3,00 3 7 3,00 5 5 5,00 19 38 19,00 226,940 7 140 140 140 485

145 199 CEYLİN AVCI 4B 4 10 4,00 3 11 3,00 1 6 1,00 6 4 6,00 5 2 5,00 19 33 19,00 226,940 44 140 140 140 485

146 9 BUSE ÇAYIR 4A 9 3 9,00 3 6 3,00 2 7 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00 19 31 19,00 226,940 38 140 140 140 485

147 0 ARDA ÇINAR 4L 6 9 6,00 5 10 5,00 4 6 4,00 1 9 1,00 2 8 2,00 18 42 18,00 220,280 3 147 147 147 494

148 0 İLAYDA ÇINAR 4L 6 9 6,00 7 8 7,00 2 8 2,00 2 8 2,00 1 9 1,00 18 42 18,00 220,280 3 147 147 147 494

149 0 TUĞBA ÇETİN 4K 7 8 7,00 5 10 5,00 1 9 1,00 3 7 3,00 2 8 2,00 18 42 18,00 220,280 1 147 147 147 494

150 148 SİNAN ERDEM 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 9 1,00 18 42 18,00 220,280 39 147 147 147 494

151 0 SÜLEYMAN ÇEV İK 4D 5 10 5,00 5 10 5,00 4 6 4,00 3 5 3,00 17 31 17,00 213,620 12 151 151 151 499

152 0 BAYRAM KORKMAZ 4L 3 11 3,00 4 9 4,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 17 40 17,00 213,620 5 151 151 151 499

153 18 MERT SEFA ÖZDEN 4E 5 10 5,00 1 14 1,00 1 9 1,00 5 5 5,00 5 5 5,00 17 43 17,00 213,620 12 151 151 151 499

154 0 BAHAR ACAR 4G 2 13 2,00 5 10 5,00 3 7 3,00 6 4 6,00 1 9 1,00 17 43 17,00 213,620 9 151 151 151 499

155 0 ALİ EMRE KILINÇ 4E 6 9 6,00 3 12 3,00 1 9 1,00 4 6 4,00 2 8 2,00 16 44 16,00 206,960 13 155 155 155 505

156 0 MELİS BALCI 4G 6 9 6,00 7 7 7,00 0 9 0,00 1 9 1,00 2 8 2,00 16 42 16,00 206,960 10 155 155 155 505

157 29 OS *N ER SÖZ 4B 9 6 9,00 3 12 3,00 2 8 2,00 1 8 1,00 1 6 1,00 16 40 16,00 206,960 45 155 155 155 505

158 0 ALTAY ERFİDAN 4L 4 11 4,00 5 10 5,00 2 6 2,00 3 7 3,00 1 6 1,00 15 40 15,00 200,300 6 158 158 158 508

159 0 İSMAİL KORKMAZ 4L 5 10 5,00 2 11 2,00 1 9 1,00 3 7 3,00 4 6 4,00 15 43 15,00 200,300 6 158 158 158 508

160 0 *  *L *  E  * 4E 7 8 7,00 3 12 3,00 1 9 1,00 2 8 2,00 2 8 2,00 15 45 15,00 200,300 14 158 158 158 508

161 0 MERVE KARA 4E 3 12 3,00 4 11 4,00 2 8 2,00 1 9 1,00 4 6 4,00 14 46 14,00 193,640 15 161 161 161 513

162 0 EDAE ŞEN 4G 5 10 5,00 2 13 2,00 1 9 1,00 4 6 4,00 2 7 2,00 14 45 14,00 193,640 11 161 161 161 513

163 0 SALİH DEMİR 4L 1 14 1,00 3 11 3,00 3 7 3,00 2 8 2,00 4 6 4,00 13 46 13,00 186,980 8 163 163 163 517

164 0 A*ES  İ * N  SÜ* 4Y 5 9 5,00 3 12 3,00 0 7 0,00 3 7 3,00 2 7 2,00 13 42 13,00 186,980 9 163 163 163 517

165 0 EMİR AN DÖNMEZ 4G 5 10 5,00 2 12 2,00 4 6 4,00 1 7 1,00 1 8 1,00 13 43 13,00 186,980 12 163 163 163 517

166 0 YILDIZ A*AR IES 4G 0 15 0,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00 12 48 12,00 180,320 13 166 166 166 521

167 0 YİĞİTCAN KORKMAZ 4A 2 9 2,00 1 12 1,00 4 6 4,00 2 8 2,00 3 7 3,00 12 42 12,00 180,320 40 166 166 166 521

168 0 MERT GÜLSER 4L 3 12 3,00 4 11 4,00 2 8 2,00 2 5 2,00 0 7 0,00 11 43 11,00 173,660 9 168 168 168 523
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