
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ İMAM HATİP ORTAOKULU YABANCI DİL FEN ve SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SINAV KODU :21)139 139 139 349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
SEÇME SINAVI  TESTLERİ

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,18 7 7 7,02 5 4 5,17 4 5 4,30 3 2 3,17 2 3 2,00 30 27 29,84 151,930

Okul Ortalaması 8 6 8,29 7 7 7,21 5 4 5,32 4 5 4,49 3 2 3,12 2 3 1,94 30 26 30,37 154,550

KATILIMLAR

1 3 MEHMET ETKA KAYA 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 4,00 56 4 56,00 284,000 1 1 1 1 1
% 0,29

2 3 ERAY ERTEKİN 4C 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 53 7 53,00 271,000 2 2 2 2 3
% 0,86

3 2 ERVA NUR BOLAT 4B 14 1 14,00 12 3 12,00 10 0 10,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 53 7 53,00 269,000 1 3 3 3 4
% 1,15

4 3 NESLİHAN AKA 4B 12 3 12,00 12 3 12,00 10 0 10,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 53 7 53,00 268,000 2 4 4 4 5
% 1,43

5 1 NİYAZİ ÖZDEMİR 4B 10 5 10,00 12 3 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 50 10 50,00 253,000 3 5 5 5 8
% 2,29

6 2 EBRAR ÖRTEN 4B 13 2 13,00 12 3 12,00 10 0 10,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 49 11 49,00 251,000 4 6 6 6 10
% 2,87

7 1 ELVİN H ÖZYEŞİL 4B 11 3 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 7 2 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 48 10 48,00 246,000 5 7 7 7 13
% 3,72

8 1 ELİF NAZ BOZKURT 4A 12 2 12,00 9 5 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 49 9 49,00 245,000 1 8 8 8 14
% 4,01

9 0 HATİCE DEMİR 4B 13 2 13,00 13 1 13,00 10 0 10,00 3 5 3,00 5 0 5,00 3 1 3,00 47 9 47,00 245,000 6 8 8 8 14
% 4,01

10 3 MİRAÇ ÇINAR 4B 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 2 3 2,00 47 13 47,00 240,000 7 10 10 10 17
% 4,87

11 3 BETÜL ÇELEBİ 4C 12 3 12,00 11 4 11,00 9 1 9,00 7 3 7,00 5 0 5,00 3 2 3,00 47 13 47,00 239,000 3 11 11 11 18
% 5,16

12 3 BERRA ERYILMAZ 4C 10 5 10,00 13 2 13,00 9 1 9,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 46 14 46,00 237,000 4 12 12 12 20
% 5,73

13 2 FATMAGÜL DİLŞEKER 4B 13 2 13,00 10 5 10,00 9 1 9,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 46 14 46,00 234,000 8 13 13 13 22
% 6,30

14 10 BERAT ÇINAR 4C 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 46 14 46,00 233,000 5 14 14 14 23
% 6,59

15 2 NEHİR CEVAHİR 4B 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 5 5 5,00 5 0 5,00 2 3 2,00 44 16 44,00 228,000 9 15 15 15 28
% 8,02

16 2 AHMET EMRE DAĞLAR 4A 11 2 11,00 14 0 14,00 7 3 7,00 4 6 4,00 3 2 3,00 4 1 4,00 43 14 43,00 225,000 2 16 16 16 31
% 8,88

17 3 MÜNİSE DEMİR 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 9 1 9,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 43 17 43,00 220,000 10 17 17 17 39
% 11

18 0 EGE ERDEM YEŞİLKIR 4B 11 1 11,00 11 4 11,00 7 3 7,00 6 3 6,00 5 0 5,00 3 1 3,00 43 12 43,00 220,000 10 17 17 17 39
% 11

19 1 AYSEL AKSOY 4A 9 5 9,00 9 5 9,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 3 2 3,00 43 15 43,00 216,000 3 19 19 19 43
% 12

20 1 NİSA ÇEVİRGEN 4C 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 3 2 3,00 42 18 42,00 213,000 6 20 20 20 45
% 13

21 4 FA    **A ** *H I 4A 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 0 5,00 2 3 2,00 42 18 42,00 212,000 4 21 21 21 47
% 13

22 3 BİLGE BOZKURT 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 6 4 6,00 3 2 3,00 2 3 2,00 41 19 41,00 212,000 4 21 21 21 47
% 13

23 4 İFTİHARİYE ÇETİN 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 8 2 8,00 5 5 5,00 5 0 5,00 3 2 3,00 41 19 41,00 209,000 6 23 23 23 54
% 15

24 3 ELİF AZRA ÇELİK 4B 8 7 8,00 11 4 11,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 0 5,00 3 2 3,00 41 19 41,00 209,000 12 23 23 23 54
% 15

25 3 BERAT AKGÜN 4A 10 5 10,00 13 2 13,00 9 1 9,00 4 6 4,00 1 4 1,00 3 2 3,00 40 20 40,00 209,000 6 23 23 23 54
% 15

26 2 BERAY ŞENAT 4B 9 6 9,00 9 6 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 41 19 41,00 206,000 13 26 26 26 61
% 17

27 2 NURULLAH ERSÖZ 4A 9 6 9,00 12 3 12,00 9 1 9,00 6 4 6,00 3 2 3,00 1 4 1,00 40 20 40,00 206,000 8 26 26 26 61
% 17

28 6 ZEYNEP SÖNMEZ 4A 12 3 12,00 10 5 10,00 6 4 6,00 4 6 4,00 5 0 5,00 3 2 3,00 40 20 40,00 206,000 8 26 26 26 61
% 17

29 6 EMİR KILAVUZ 4A 10 4 10,00 10 3 10,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 3 2,00 40 17 40,00 204,000 10 29 29 29 65
% 19

30 1 HALİME BENSU KARATAŞ4B 10 5 10,00 12 3 12,00 8 2 8,00 4 6 4,00 4 1 4,00 1 4 1,00 39 21 39,00 203,000 14 30 30 30 66
% 19

31 4 İCLAL ALTINDİŞ 4A 8 7 8,00 9 6 9,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 40 20 40,00 202,000 11 31 31 31 70
% 20

32 3 ŞERİFE NAZ BİLEK 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 4 6 4,00 4 1 4,00 2 3 2,00 39 21 39,00 202,000 11 31 31 31 70
% 20

33 3 YAĞMUR BİLGİN 4B 8 7 8,00 9 5 9,00 7 3 7,00 8 2 8,00 5 0 5,00 3 2 3,00 40 19 40,00 201,000 15 33 33 33 72
% 21
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
SEÇME SINAVI  TESTLERİ

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,18 7 7 7,02 5 4 5,17 4 5 4,30 3 2 3,17 2 3 2,00 30 27 29,84 151,930

Okul Ortalaması 8 6 8,29 7 7 7,21 5 4 5,32 4 5 4,49 3 2 3,12 2 3 1,94 30 26 30,37 154,550

KATILIMLAR

34 1 BURAK APAYDIN 4B 10 5 10,00 9 5 9,00 8 2 8,00 5 4 5,00 4 0 4,00 3 2 3,00 39 18 39,00 199,000 16 34 34 34 75
% 21

35 6 MERYEM GÖK 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 39 21 39,00 197,000 13 35 35 35 80
% 23

36 2 TUĞÇE ÇEVİK 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 8 2 8,00 4 6 4,00 4 1 4,00 2 3 2,00 38 22 38,00 196,000 14 36 36 36 81
% 23

37 1 İBRAHİM KORKMAZ 4C 12 1 12,00 8 7 8,00 9 1 9,00 4 6 4,00 3 2 3,00 2 3 2,00 38 20 38,00 194,000 7 37 37 37 83
% 24

38 1 AZRA AKGÜN 4B 11 3 11,00 7 7 7,00 6 4 6,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 38 20 38,00 191,000 17 38 38 38 88
% 25

39 1 AYŞE SALİHA İNAN 4B 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 4 6 4,00 5 0 5,00 3 2 3,00 37 23 37,00 189,000 18 39 39 39 89
% 26

40 1 CEYLİN KOZAK 4A 10 5 10,00 5 8 5,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 3 1 3,00 38 19 38,00 187,000 15 40 40 40 94
% 27

41 6 SALİHA YILDIZ 4A 11 3 11,00 8 7 8,00 6 4 6,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 3 2,00 37 22 37,00 187,000 15 40 40 40 94
% 27

42 6 GÜLÜMSER ÖKTEM 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 6 4 6,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 3 2,00 37 23 37,00 187,000 15 40 40 40 94
% 27

43 2 FATMANAZ AMUCA 4A 11 4 11,00 7 6 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 0 4,00 2 2 2,00 37 19 37,00 185,000 18 43 43 43 100
% 29

44 1 MAHMUT EFE ÖZGER 4B 10 5 10,00 13 2 13,00 5 5 5,00 3 7 3,00 4 1 4,00 0 1 0,00 35 21 35,00 185,000 19 43 43 43 100
% 29

45 3 BURAK ALTINBAŞAK 4C 11 4 11,00 8 5 8,00 6 3 6,00 5 4 5,00 5 0 5,00 1 4 1,00 36 20 36,00 183,000 8 45 45 45 104
% 30

46 1 BERRA ŞAHİN 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 5 5 5,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 36 24 36,00 181,000 19 46 46 46 107
% 31

47 6 MEDİNE DÖNMEZ 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 5 5 5,00 2 2 2,00 2 3 2,00 35 24 35,00 181,000 19 46 46 46 107
% 31

48 1 IRMAK ÖZKAN 4A 11 3 11,00 6 4 6,00 4 5 4,00 7 1 7,00 5 0 5,00 3 1 3,00 36 14 36,00 179,000 21 48 48 48 110
% 32

49 1 ATAHAN YILDIRIM 4D 10 5 10,00 7 7 7,00 6 4 6,00 5 5 5,00 5 0 5,00 2 3 2,00 35 24 35,00 177,000 1 49 49 49 114
% 33

50 3 AZRA KURT 4C 7 8 7,00 8 7 8,00 6 4 6,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 1 4,00 35 25 35,00 176,000 9 50 50 50 116
% 33

51 5 EFECAN EFE 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 1 4,00 2 3 2,00 35 25 35,00 175,000 22 51 51 51 119
% 34

52 2 SÜ DÜS KAMA 4B 12 3 12,00 8 7 8,00 5 5 5,00 3 7 3,00 4 1 4,00 2 3 2,00 34 26 34,00 175,000 20 51 51 51 119
% 34

53 2 ZEYNEP ÖZDEMİR 4B 9 5 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 5 5 5,00 2 3 2,00 1 4 1,00 34 25 34,00 175,000 20 51 51 51 119
% 34

54 3 MURAT KAAN SARI 4C 8 7 8,00 9 6 9,00 6 4 6,00 5 5 5,00 5 0 5,00 1 4 1,00 34 26 34,00 174,000 10 54 54 54 122
% 35

55 3 ELVAN DEMİR 4B 7 7 7,00 9 4 9,00 8 2 8,00 6 3 6,00 2 3 2,00 2 3 2,00 34 22 34,00 173,000 22 55 55 55 125
% 36

56 2 YUNUSEMREMAKİNİST 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 8 2 8,00 5 5 5,00 4 1 4,00 2 3 2,00 34 26 34,00 171,000 23 56 56 56 127
% 36

57 5 AHMET BERAT ÜNSAL 4A 12 3 12,00 7 8 7,00 4 6 4,00 3 7 3,00 3 2 3,00 4 0 4,00 33 26 33,00 169,000 23 57 57 57 130
% 37

58 4 ELİFEFŞAN KÖMÜRCÜ 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 4 6 4,00 5 0 5,00 2 3 2,00 33 27 33,00 169,000 23 57 57 57 130
% 37

59 1 BUSE TEMEL 4D 8 7 8,00 8 7 8,00 3 5 3,00 7 3 7,00 4 1 4,00 3 2 3,00 33 25 33,00 166,000 2 59 59 59 136
% 39

60 2 HALİL BİLGİN 4B 10 5 10,00 7 7 7,00 6 4 6,00 3 7 3,00 3 2 3,00 3 2 3,00 32 27 32,00 164,000 24 60 60 60 137
% 39

61 1 CEREN AKSU 4D 9 6 9,00 5 10 5,00 4 6 4,00 7 3 7,00 5 0 5,00 3 2 3,00 33 27 33,00 163,000 3 61 61 61 139
% 40

62 3 İLAYDA CAN 4A 9 6 9,00 4 11 4,00 6 4 6,00 6 4 6,00 5 0 5,00 3 2 3,00 33 27 33,00 163,000 25 61 61 61 139
% 40

63 1 ZÜMRA NUR ATALAY 4A 9 5 9,00 8 4 8,00 1 0 1,00 5 2 5,00 5 0 5,00 4 1 4,00 32 12 32,00 163,000 25 61 61 61 139
% 40

64 6 EBRAR SÖNMEZ 4A 9 6 9,00 6 9 6,00 6 4 6,00 5 5 5,00 4 1 4,00 2 3 2,00 32 28 32,00 161,000 27 64 64 64 144
% 41

65 6 AYŞENAZ KARAÇAM 4A 9 6 9,00 9 5 9,00 4 6 4,00 4 4 4,00 3 2 3,00 2 2 2,00 31 25 31,00 160,000 28 65 65 65 148
% 42

66 1 DUYGU ULU 4A 11 2 11,00 4 2 4,00 5 4 5,00 4 4 4,00 4 0 4,00 3 1 3,00 31 13 31,00 155,000 29 66 66 66 156
% 45
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
SEÇME SINAVI  TESTLERİ

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,18 7 7 7,02 5 4 5,17 4 5 4,30 3 2 3,17 2 3 2,00 30 27 29,84 151,930

Okul Ortalaması 8 6 8,29 7 7 7,21 5 4 5,32 4 5 4,49 3 2 3,12 2 3 1,94 30 26 30,37 154,550

KATILIMLAR

67 1 ZELİHA NUR AKSOY 4C 8 6 8,00 6 9 6,00 5 5 5,00 6 4 6,00 3 2 3,00 3 2 3,00 31 28 31,00 155,000 11 66 66 66 156
% 45

68 1 LALE ÇAKIR 4D 7 8 7,00 8 7 8,00 3 7 3,00 5 5 5,00 5 0 5,00 2 3 2,00 30 30 30,00 153,000 4 68 68 68 160
% 46

69 3 HİDAYET KORKMAZ 4B 8 7 8,00 6 9 6,00 6 4 6,00 3 7 3,00 5 0 5,00 2 3 2,00 30 30 30,00 153,000 25 68 68 68 160
% 46

70 1 LÜTFÜ YARDIM 4B 11 4 11,00 5 10 5,00 6 4 6,00 3 7 3,00 4 1 4,00 1 4 1,00 30 30 30,00 152,000 26 70 70 70 163
% 47

71 6 ZEHRA MEMİŞ 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 6 4 6,00 3 1 3,00 29 15 29,00 152,000 30 70 70 70 163
% 47

72 6 SÜMEYYE KARA 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 7 3 7,00 3 7 3,00 3 2 3,00 2 3 2,00 29 31 29,00 150,000 31 72 72 72 167
% 48

73 1 DOĞUKANZEKİ YILMAM4D 5 9 5,00 8 6 8,00 3 7 3,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 29 29 29,00 147,000 5 73 73 73 173
% 50

74 6 NİSANUR YİYİT 4A 11 2 11,00 6 9 6,00 6 4 6,00 4 6 4,00 1 4 1,00 1 4 1,00 29 29 29,00 147,000 32 73 73 73 173
% 50

75 1 KADRİYE NUR ERSÖZ 4D 8 6 8,00 3 7 3,00 8 2 8,00 4 6 4,00 3 2 3,00 3 2 3,00 29 25 29,00 144,000 6 75 75 75 183
% 52

76 2 EMİNE GÜMÜŞ 4B 9 6 9,00 5 10 5,00 4 6 4,00 6 4 6,00 2 3 2,00 3 2 3,00 29 31 29,00 144,000 27 75 75 75 183
% 52

77 0 BEDİRHAN AKGÜN 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 8 2,00 5 0 5,00 2 3 2,00 28 32 28,00 144,000 12 75 75 75 183
% 52

78 3 RAVZA YARA Ş 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 5 5 5,00 4 6 4,00 3 2 3,00 1 4 1,00 28 32 28,00 144,000 33 75 75 75 183
% 52

79 1 KÜBRA TOSUN 4D 6 9 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 3 7 3,00 3 2 3,00 4 1 4,00 28 32 28,00 142,000 7 79 79 79 188
% 54

80 3 FATİH TALHA KARAKUŞ4B 8 5 8,00 7 4 7,00 3 7 3,00 5 5 5,00 4 1 4,00 1 1 1,00 28 23 28,00 142,000 28 79 79 79 188
% 54

81 3 HALİME ÇAM 4B 7 8 7,00 6 9 6,00 5 5 5,00 3 7 3,00 4 1 4,00 2 3 2,00 27 33 27,00 138,000 29 81 81 81 197
% 56

82 4 EMİRHAN YIMAZ 4A 7 8 7,00 5 8 5,00 5 4 5,00 5 5 5,00 4 1 4,00 1 4 1,00 27 30 27,00 135,000 34 82 82 82 206
% 59

83 1 SEYİT ENSAR YÜCEL 4B 8 7 8,00 5 10 5,00 6 4 6,00 3 6 3,00 3 2 3,00 1 4 1,00 26 33 26,00 132,000 30 83 83 83 212
% 61

84 0 ZEHRA AKGÜN 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 4 6 4,00 5 5 5,00 0 5 0,00 2 3 2,00 26 34 26,00 132,000 35 83 83 83 212
% 61

85 2 ECRİN ACAR 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 3 7 3,00 2 8 2,00 3 2 3,00 3 2 3,00 25 35 25,00 130,000 31 85 85 85 221
% 63

86 3 HİRA NUR DEMİRTAŞ 4B 8 7 8,00 3 12 3,00 5 5 5,00 4 6 4,00 4 1 4,00 2 3 2,00 26 34 26,00 129,000 32 86 86 86 224
% 64

87 5 EMİRKAHRAMAN 4A 4 11 4,00 7 6 7,00 5 4 5,00 4 6 4,00 4 1 4,00 1 4 1,00 25 32 25,00 128,000 36 87 87 87 227
% 65

88 3 FATMANUR ÖZDEMİR 4A 7 8 7,00 6 9 6,00 3 7 3,00 5 5 5,00 3 2 3,00 1 4 1,00 25 35 25,00 126,000 37 88 88 88 231
% 66

89 4 * B K** U**EM 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 1 9 1,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 3 2,00 25 35 25,00 125,000 38 89 89 89 233
% 67

90 21 KADİR ÇİFTCİ 4B 10 5 10,00 7 8 7,00 3 7 3,00 2 8 2,00 2 3 2,00 0 5 0,00 24 36 24,00 125,000 33 89 89 89 233
% 67

91 3 BEYZA KOYUNCUOĞLU4A 7 7 7,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 9 1,00 4 1 4,00 4 1 4,00 24 35 24,00 124,000 39 91 91 91 236
% 68

92 6 MÜKERREM ÖZDERİN 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 2 8 2,00 5 5 5,00 1 4 1,00 0 5 0,00 24 36 24,00 123,000 40 92 92 92 237
% 68

93 1 İBRAHİM BERAT ÜIKER4A 8 7 8,00 5 10 5,00 4 6 4,00 3 7 3,00 3 2 3,00 1 4 1,00 24 36 24,00 122,000 41 93 93 93 238
% 68

94 45 ÜMİT ERSÖZ 4A 7 8 7,00 5 8 5,00 4 6 4,00 4 6 4,00 3 2 3,00 1 4 1,00 24 34 24,00 121,000 42 94 94 94 239
% 68

95 6 FADİME NAZ GÜLSER 4A 6 3 6,00 5 5 5,00 5 5 5,00 5 4 5,00 2 1 2,00 1 4 1,00 24 22 24,00 120,000 43 95 95 95 244
% 70

96 3 NURAY NİDA AKKAYA 4C 7 8 7,00 7 8 7,00 3 7 3,00 2 8 2,00 3 2 3,00 1 4 1,00 23 37 23,00 120,000 13 95 95 95 244
% 70

97 1 HİLMİ DÖNMEZ 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 4 1,00 2 3 2,00 23 37 23,00 119,000 44 97 97 97 246
% 70

98 2 DİLA APAYDIN 4B 6 9 6,00 4 11 4,00 4 6 4,00 7 3 7,00 1 4 1,00 2 3 2,00 24 36 24,00 117,000 34 98 98 98 247
% 71

99 6 TAYYİBEBÖZDERİN 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 3 7 3,00 7 3 7,00 1 4 1,00 1 4 1,00 24 36 24,00 117,000 45 98 98 98 247
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ İMAM HATİP ORTAOKULU YABANCI DİL FEN ve SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SINAV KODU :21)139 139 139 349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
SEÇME SINAVI  TESTLERİ

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,18 7 7 7,02 5 4 5,17 4 5 4,30 3 2 3,17 2 3 2,00 30 27 29,84 151,930

Okul Ortalaması 8 6 8,29 7 7 7,21 5 4 5,32 4 5 4,49 3 2 3,12 2 3 1,94 30 26 30,37 154,550

KATILIMLAR

100 3 ECEMNAZ SÖNMEZ 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 7 3 7,00 2 8 2,00 3 2 3,00 0 5 0,00 23 37 23,00 117,000 45 98 98 98 247
% 71

101 6 *ELMANÖNCÜ 4A 7 7 7,00 6 9 6,00 2 8 2,00 6 4 6,00 1 4 1,00 1 3 1,00 23 35 23,00 115,000 47 101 101 101 250
% 72

102 6 ARİF  ALDEMİR 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 7 3 7,00 1 9 1,00 1 4 1,00 1 4 1,00 22 38 22,00 115,000 47 101 101 101 250
% 72

103 6 RABİA BOZKURT 4A 6 1 6,00 4 2 4,00 5 5 5,00 5 4 5,00 1 3 1,00 2 2 2,00 23 17 23,00 114,000 49 103 103 103 254
% 73

104 5 EMİNE YANAR 4A 6 9 6,00 7 8 7,00 2 8 2,00 3 7 3,00 2 3 2,00 2 3 2,00 22 38 22,00 114,000 49 103 103 103 254
% 73

105 1 FERİHA ÇINAR 4D 6 9 6,00 5 10 5,00 3 7 3,00 2 8 2,00 5 0 5,00 1 4 1,00 22 38 22,00 113,000 8 105 105 105 256
% 73

106 1 MUHAMMED ŞAHİN 4D 4 11 4,00 6 9 6,00 5 5 5,00 3 7 3,00 3 2 3,00 1 4 1,00 22 38 22,00 113,000 8 105 105 105 256
% 73

107 6 AYŞE GÜL PEHLİV* 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 3 2 3,00 21 14 21,00 112,000 51 107 107 107 260
% 74

108 249 İSMAİL EFE UYAR 4B 7 8 7,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 2 3,00 0 5 0,00 22 38 22,00 111,000 35 108 108 108 264
% 76

109 6 AYNUR KARADEMİR 4A 4 11 4,00 7 7 7,00 2 8 2,00 6 4 6,00 1 4 1,00 2 3 2,00 22 37 22,00 111,000 52 108 108 108 264
% 76

110 3 BERRANUR ÇAYIR 4C 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 2 3 2,00 3 2 3,00 22 38 22,00 111,000 14 108 108 108 264
% 76

111 3 TAHSİN SEPETÇİ 4A 6 9 6,00 4 10 4,00 6 4 6,00 1 9 1,00 1 4 1,00 3 2 3,00 21 38 21,00 108,000 53 111 111 111 272
% 78

112 0 FATM* ILDIZ 4A 10 1 10,00 7 3 7,00 3 2 3,00 20 6 20,00 107,000 54 112 112 112 274
% 79

113 4 MELİH ACAR   L    İ 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 3 7 3,00 1 9 1,00 2 3 2,00 0 5 0,00 20 40 20,00 105,000 55 113 113 113 276
% 79

114 6 FURKAN YÜKSEL  9 5 9,00 2 10 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00 3 2 3,00 1 4 1,00 20 36 20,00 100,000 1 114 114 114 286
% 82

115 3 YUSUF ÇİFTÇİ 4A 5 10 5,00 2 13 2,00 4 6 4,00 4 6 4,00 2 3 2,00 3 2 3,00 20 40 20,00 98,000 56 115 115 115 290
% 83

116 6 OSMAN YIIM*Z 4A 8 7 8,00 4 7 4,00 3 7 3,00 2 8 2,00 2 3 2,00 0 5 0,00 19 37 19,00 97,000 57 116 116 116 292
% 84

117 3 FADİMENUR ELMALI 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 2 3 2,00 0 5 0,00 19 41 19,00 96,000 36 117 117 117 295
% 85

118 6 YUNUS EMRE DÖNMEZ4A 5 8 5,00 4 2 4,00 5 4 5,00 3 4 3,00 1 3 1,00 1 1 1,00 19 22 19,00 96,000 58 117 117 117 295
% 85

119 2 KÜBRA DOĞRU 4B 8 6 8,00 6 4 6,00 1 0 1,00 3 1 3,00 18 11 18,00 96,000 36 117 117 117 295
% 85

120 3 BERAT ŞALAK 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 5 5 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 2 3 2,00 19 41 19,00 95,000 59 120 120 120 298
% 85

121 9 ABDULLAH İLHAN 4B 6 5 6,00 4 8 4,00 2 8 2,00 2 7 2,00 4 1 4,00 0 3 0,00 18 32 18,00 92,000 38 121 121 121 304
% 87

122 0 CENET ERFİDAN 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 6 4,00 3 7 3,00 2 3 2,00 1 4 1,00 18 42 18,00 91,000 60 122 122 122 305
% 87

123 2 FATMANUR  AĞIŞ 4C 7 8 7,00 4 11 4,00 2 8 2,00 3 7 3,00 2 3 2,00 0 5 0,00 18 42 18,00 91,000 15 122 122 122 305
% 87

124 6 BEDRİYE AKGÜN 4A 2 13 2,00 6 9 6,00 4 6 4,00 5 5 5,00 0 5 0,00 1 4 1,00 18 42 18,00 91,000 60 122 122 122 305
% 87

125 2 EYLÜL  ÜL 4B 4 9 4,00 4 9 4,00 3 4 3,00 4 6 4,00 2 3 2,00 1 4 1,00 18 35 18,00 90,000 39 125 125 125 308
% 88

126 5 **RLĞ *   *O   O 4A 2 13 2,00 1 14 1,00 6 4 6,00 6 4 6,00 1 4 1,00 2 3 2,00 18 42 18,00 85,000 62 126 126 126 312
% 89

127 0 MERT AKIN 4B 4 11 4,00 5 10 5,00 4 6 4,00 3 7 3,00 0 5 0,00 0 1 0,00 16 40 16,00 82,000 40 127 127 127 315
% 90

128 63 İSHAK KO*A 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 3 7 3,00 3 2 3,00 0 5 0,00 16 44 16,00 81,000 63 128 128 128 318
% 91

129 6 RABİA ŞALGAM 4C 8 7 8,00 6 9 6,00 1 3 1,00 15 19 15,00 81,000 16 128 128 128 318
% 91

130 6 FATİH DURAK 4A 7 8 7,00 5 9 5,00 2 7 2,00 1 7 1,00 0 5 0,00 0 4 0,00 15 40 15,00 79,000 64 130 130 130 324
% 93

131 6 HELİME GÜLSER 4A 7 2 7,00 3 0 3,00 3 4 3,00 2 0 2,00 15 6 15,00 76,000 65 131 131 131 327
% 94

132 6 TURGUT SÖNMEZ 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 3 7 3,00 0 5 0,00 1 4 1,00 15 45 15,00 76,000 65 131 131 131 327
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA DEMİRCİ DEMİRCİ İMAM HATİP ORTAOKULU YABANCI DİL FEN ve SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SINAV KODU :21)139 139 139 349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
SEÇME SINAVI  TESTLERİ

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam PUAN Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,18 7 7 7,02 5 4 5,17 4 5 4,30 3 2 3,17 2 3 2,00 30 27 29,84 151,930

Okul Ortalaması 8 6 8,29 7 7 7,21 5 4 5,32 4 5 4,49 3 2 3,12 2 3 1,94 30 26 30,37 154,550

KATILIMLAR

133 6 YUSUF GÖKDEMİR 4C 4 10 4,00 5 8 5,00 3 7 3,00 0 8 0,00 1 3 1,00 0 4 0,00 13 40 13,00 70,000 17 133 133 133 335
% 96

134 3 ECRİN DURMUŞ 4A 2 12 2,00 4 9 4,00 4 6 4,00 3 7 3,00 0 5 0,00 0 5 0,00 13 44 13,00 66,000 67 134 134 134 339
% 97

135 0 BERAT DEMİR* 4A 4 11 4,00 1 14 1,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 4 1,00 1 4 1,00 13 47 13,00 63,000 68 135 135 135 341
% 98

136 3 CANSU ÇAYIR 4C 3 12 3,00 3 12 3,00 1 9 1,00 4 6 4,00 0 5 0,00 1 4 1,00 12 48 12,00 59,000 18 136 136 136 344
% 99

137 6 EYÜP GÜLER 4A 2 12 2,00 4 9 4,00 1 9 1,00 3 7 3,00 0 4 0,00 1 2 1,00 11 43 11,00 56,000 69 137 137 137 346
% 99

138 1 ALİ EFE GÖK 4C 6 6 6,00 3 8 3,00 9 14 9,00 48,000 19 138 138 138 348
% 100

139 6 NUR ERSÖZ 4A 4 4 4,00 2 5 2,00 2 4 2,00 8 13 8,00 42,000 70 139 139 139 349
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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